Area Sviluppo Industriale Taranto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
. 82 dd A48 Afo. 2018

Ditta Edil Lamiere srl - Lavori di riparazione lucernari Capannone Sub 11
occupato dalla ditta Mainetti Omaf ¢/o Resider 11
CIG: Z0B2561BES

RELAZIONE DEL RUP
PREMESSO CHE:
11 Consorzio & propriétario di un complesso industriale costituito da n. 14
capannoni con annessa palazzina uffici, denominato “Resider II” sito in via del
Tratturello Tarantino n. 5-7 zona PIP in Taranto;
Dal dipendente Otello Massafra, addetto all’incubatore veniva segnalato al
Consorzio, che a seguito delle forti precipitazioni dei recenti periodi, si sono
riscontrate diffuse e copiose infiltrazioni dai lucernari del capannone identificato
con Sub 11 occupato dalla ditta Mainetti Omaf, provocando disagi agli ambienti
sottostanti, oltre a provocare danni alle merci ¢ ai macchinari per le lavorazioni;
Per i suddetti motivi Iufficio disponeva per Pintervento urgente, richiedendo
preventivo di spesa alla societa EDIL LAMIERE srl Viale della Rimembranza —
Zona PIP — 75014 Grassano (MT) specializzata nel settore;
In data 17/10/2018 prot. 2370, perveniva preventivo di spesa, che si allega, della
ditta EDIL, LAMIERE srl per un totale di € 1.900,00 oltre IVA prevedendo le
seguenti lavorazioni:
v' Riparazione di lucernari per ml. 32,00 con smontaggio e rimontaggio di
alcune parti del lucernario e rifacimento sigillature varie;
v" Posa in opera di membrana liquida elastica per impermeabilizzazione
“Mapei Aquaflex Roof” lungo le due linee di colmo per un totale di ml.
64,00;
Con nota del 17/10/2018 prot. 1177, che si allega, il Consorzio chiedeva il rinvio
del preventivo con I’applicazione di uno sconto;
Con nota pervenuta in data 17/10/2018 prot. 2374, la EDIL LAMIERE srl rinviava
il preventivo, che si allega, applicando uno sconto del 5% su € 1.900,00 per un
totale scontato di € 1.805,00 oltre IVA;
Con nota del 17/10/2018 prot. 1178, che si allega, il Consorzio accettava il
preventivo;
L’acquisizione delle suddette prestazioni & effettuata mediante affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016;
E quindi si PROPONE
Di affidare i lavori sul Capannone identificato con il Sub 11 occupato dalla Societa
Mainetti Omaf, alla ditta EDIL. LAMIERE srl Viale della Rimembranza — Zona
PIP — 75014 Grassano (MT) consistenti in:
v' Riparazione di lucernari per ml. 32,00 con smontaggio e rimontaggio di
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Arez Sviluppo Industriale Taranto

alcune parti del lucernario e rifacimento sigillature varie;
v" Posa in opera di membrana liquida elastica per impermeabilizzazione
“Mapei Aquaflex Roof” lungo le due linee di colmo per un totale di ml.
64,00;
per un importo totale di € 1.805,00 oltre .V.A. a presentazione fattura;
Conseguentemente per quanto sopra di imputare la somma di € 1.805,00 sul codice
di bilancio 4.7.C.01 denominato “costi manutenzione ex Cisi”; mentre la relativa
I.V.A. sia imputata sul codice di 1.6.B.04 denominato “IVA c/acquisti”;

I Rufp
Geom. Mario ore

IL DIRIGENTE
e Letta la relazione che precede;
e Vistoil D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
e Ritenuta la necessita di provvedere in merito:

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante ¢ sostanziale del presente atto
Di affidare 1 lavori sul Capannone identificato con il Sub 11 occupato dalla
Societa Mainetti Omaf, alla ditta EDIL LAMIERE srl Viale della
Rimembranza — Zona PIP — 75014 Grassano (MT) consistenti in:

v Riparazione di lucernari per ml. 32,00 con smontaggio ¢ rimontaggio di
alcune parti del lucernario e rifacimento sigillature varie,

v Posa in opera di membrana liquida elastica per impermeabilizzazione
“Mapei Aquaflex Roof” lungo le due linee di colmo per un totale di ml.
64,00;
per un importo totale di € 1.805,00 oltre LV.A. a presentazione fattura;

3. Conseguentemente per quanto sopra di imputare la somma di € 1.805,00
sul codice di bilancio 4.7.C.01 denominato “costi manutenzione ex Cisi™;
mentre la relativa LV.A. sia imputata sul codice di 1.6.B.04

denominato “IVA c/acquisti”;
4. Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti
5. Dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.

Dirigente
Ing. GiankaNo Qccia



Carlo Carrino

Da: Direzione - ASI Taranto
Inviato: mercoled! 17 ottobre 2018 08:38
Al Carlo Carrine
Qggetto: i: EDIL LAMIERE stl CONSORZIG PER L'AREA
. r DI
Allegati: OFFERTA RESIDER OMAF MAINETT1.pdf ?X&UNPP O INDUSTRIALE DL
TO

Protecollo in Entrata num: 2370
Data Protocollo: 17/10/2018

RO G OUARA

Direttore Vettore Vespa

Da: EDIL LAMIERE srl [maiito:edillamierssri@gmail.com]
Inviato: martedi 16 ottobre 2018 16:01

A: Segreteria - ASI Taranto <segreteria@asitaranto.it>
Oggetto: EDIL LAMIERE sri

SETT.LE ASI TARANTO

COME DA SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN ALLEGATO ST INVIA IN ALEGATO NS. OFFERTA
PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO VS, STABILIMENTO RESIDER CAPANNONE OMAF -

MAINETTI STABILIMENTO 9
L'OCCASIONE E' GRADITA PER PORGERE DISTINTI SALUTI

EDIL LAMIERE <1

Viale della Rimembranza sn zona PIP
75014 GRASSANO (MT)
Cell. 391/1104940




. SPETT.LE
1 Im f J - CONSORZIO ASI
ik RERIE NN N L Ol Via Gobetti,5
VIALE DELLA RIMEMBRANZA ~ZONA PIP
75014 GRASSANO (MT) 74100 Taranto
e-mail : ediflamieresrl@gmail.com TELEFOND Via Gobetti .5
r
COMUNE 74100 Taranto
Alla c.a. dell’Ing. Giancarlo Carroccia
Oggetto: Riferimento Cantiere: Datg
OFFERTA STABILIMENTO RESIDER — TARANTO (TA) 16/10/2018 "

Descrizione Lavori ; ALLEGATIN® O

Fornitura e Posa in opera di Pluviali

QUANTITA DESCRIZIONE LAVOR| IMPORTO ‘

Come da sopralluoga effettuato e secondo vostre indicazioni segue nostra
offerta e precisamente

Lavori di riparazione LUCERNARI per ml. 32,00 su capanndne
OMAF — MAINETT! stabilimento 9 REISDER con smontaggio e rimontaggio
Alcune parti del lucernario e rifacimento sigitlature varie

Posa in opera di membrana liquida elastica per impermeabilizzazione
“MAPEI AQUAFLEX ROQF” lungo le due linee di colmo per un totale

di ml 64,00

TOTALE LAVORI € 1.900,00 +va

Moadalita di pagamento : DA CONCORDARE IN CASO D’ORDINE
- TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

1 lavori di cui trattiomo saranno eseguiti a perfetta regola d’arte e rispettando tutte le normative
vigenti in materia di Sicurezza e Igiene sul Lavoro, utilizzando Nostro personale specializzato ed
esperto e con la sovrintendenza di un Nostro Tecnico Responsabile, regolarmente assunti secondo
accordf collettivi di lavoro nazionali e territoriali, limpresa dichiara di essere in regols con ali
adempimenti dovuti agli Enti previdenziali ed assicurativi {INPS, INAIL) previsti dolla rispettiva
normativa di riferimento e di possedere Fidoneitd tecnico - professionale ed economica in relazione
oi lavori in oggetto. L'offerta é stata volutate avendo considerato le circostanze e gli elementi che
influiscono sul costo dei materiali e della mano d’opera e quanto altro occorra per Vesecuzione a
perfetta regola d’arte delle attivita che stiamo trattando.

EDIL LAMIERE srl Viale delta Rimembranza - zona PIP- 75014 Grassano (MT} P.IVA 01290300779

edillamieresr@tin.it




Carlo Carrino

Da: Direzione - AS| Taranlo

Inviato: mercoled] 17 otfobre 2018 08:50

A Carle Carrino

QOggetto: b EDIL LAMIERE srl

Allegati: OFFERTA RESIDER OMAF MAINETTI. pdf

RICHIESTA SCONTO CONSORZIO PER L'AREA DI
SYILUPPC INDUSTRIALE Di
TARANTO

Direttore Vettore Vespa Protacollo tn Uscita num: 1177

Data Protocollo: 17/10/2018

IRRIEREENTAREN

Pu——

Via Gobetti, 5 — 74100 Taranto

Tel. 099.7793842 —~ Fax, 099.4004053
Mail: direzione @asitaranto.it
Website: www.asitaranto.it

Privacy: .
Le Informazion! contenute nella presente comunicazione e § relativi allegati possono essera risarvate ¢ sono, comungque, destinate esclusivamente alle persone o alta

Sociaty sopraindicatl. La diffusione, distrlbuzicne efo coplatura del documento trasmesso da parte dl qualsias! seggetto diverso daf destinatario & prothita, sia al sensi

defi’art. 616 ¢.p. , che ai sensi del ©.Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per arrore, vi preghiamo di distruggerlo e dl informarct tmmedlatamente per telefono alfo 099/7793842 o Inviando un messagglo-

all'indirlzza e-mall : segreterla@asitaranto.it
g2 prima di stampare questo e-mall, considera se sla veramente necessario.

Da: Direzione - AS| Taranto
inviato: mercoledi 17 otiohre 2018 08:45

A: 'edillamieresrl@gmaif.com’ <edillamieresrl@gmail.com>
Oggetto: I EDIL LAMIERE srl

Si chiede di rinviarci # preventivo con Papplicazione di uno sconto.
Distinti saiuti

\ia Gobetti, 5 — 74100 Taranto

Tel. 099.7793842 — Fax. 089.4004053
Mail: direzione@®@asitaranto.lt
Waebsite: www.asitaranto.it

Privacy:
Le informazioni contenute nella presente comunicazlone e | refativi allegati possono essare riservate e sono, comunque, destinate asclusivamente alle gersone o alia

Societd sopraindlcatl. Lz diffusione, distrlbuzione efo coplatura dal documento frasmesso da parta df qualslast soggetto diverso dal destinatarlo & proiblta, sia ai sens!

deli'art, 816 c.p. , che al sensl del 0.1gs. n. 196/2003,
Se avete rlcevuto questo messaggle per errere, vi preghlamo di distruggerle e di nformard immediatamente per telefono aflo 099/7793842 o Invlando un messaggio

all'Indirizzo e-mail : segreteria@asltarznto.jt
g% ptima di stampare questo e-mail, considera se sia veramente necessario.

Da: EDIL LAMIERE srl [mailto:edillamieresrl@gmail.com]
Inviato: martedi 16 ottobre 2018 16:01




A: Segreteria - ASl Taranto <segreteria@asitaranto.it>
Oggetto: EDIL LAMIERE szl

SETT.LE ASI TARANTOQ

COME DA SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN ALLEGATO SIINVIA IN ALEGATQ NS. OFFERTA
PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO V8. STABILIMENTO RESIDER CAPANNONE OMAF -
MAINETTI STABILIMENTO 9

L'OCCASIONE E' GRADITA PER PORGERE DISTINTI SALUTI

-

EDIL LAMIERE s

Viale della Rimembranza sn zona PIP
75014 GRASSANO (MT)
Cell, 391/1104940




I

75014 GRASSANO (MT)
e-mail : edillamieresti@gmail.com TELEFONO Via Gobetti .5
’

SPETT.LE

CONSORZIO ASI
Via Gobetti 5
74100 Taranto

COMUNE 74100 Taranto

Alla c.a2. dellIng. Giancarlo Carroccia

Oggetto: Riferimento Cantiere: Data
OFFERTA STABILIMENTO RESIDER ~ TARANTO (TA) 16/10/2018
' ALLEGATI N°Q

Descrizione Lavori .
Farnitura e Posa In opera di Pluviali

QUANTITA’

DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO

di mi 64,00

Come da sopralluogo effetiuato e secondo vostre indicazioni segue nostra

Lavori di riparazione LUCERNARI per ml. 32,00 su capannane
OMAF — MAINETTI stabilimento 9 REISDER con smontaggio e rimontaggio

Alcune parti del lucernario e rifacimenta sigillature varie

Posa in opera di membrana liquida elastica per impermeabilizzazione
“MAPEI AQUAFLEX ROOF” lungo le due linee di colmo per un totale

offerta e precisamente

TOTALE LAVORI € 1.900,00 +IvA

Madalita di pagamento : DA CONCORDARE IN CASO D'ORDINE

TIMBRO £ FIRMA PER ACCETTAZIONE

! lgvori di cui trottiomo saranno esequiti a perfetta regolo d’arte e rispetiando tutte le normative
vigenti in materia di Sicurezza e Igiene sul Lavoro, utilizzando Nostro personale specializzato ed
esperto e con la sovrintendenza di un Nostro Tecnico Responsabile, regolarmente assunti secondo
accordi collettivi di lavoro nazionalf e territoriall. L'impresa dichiara di essere in regola con gli
adempimenti dovuti agli Enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL) previsti dalla rispettiva
normativa di riferimento e di possedere I'idoneitd tecnico - prafessionale ed economica in relazione
al lavori in oggetto. L'offerta e stata valutata avendo considerato le circostanze e gli elementi che
influiscano sul costo dei materiali e delfa mono d’opera e quanto altro occorra per Fesecuzione a

perfetta regola d’arte delfe attivita che stiomo trattando.

EDIL LAMIERE srl Viale della Rimembranza — zona PiP- 75014 Grassano (MT) P.IVA 01280300779

edillamieresrl@tin. it




" VIALE DELLA,RIMEMBRANZA ~ZONAPIP
73014 GRASSANO (MT)
e-mail : edillamieresri@email.com

EDIL LAMIERE srl Viale della Rimembranza — zona PIP- 75014 Grassano (MT) P.IVA 01290300779
edilamieresrl@tin. it




Carlo Carrino

Da: Direzione - AS| Taranto
inviato: mercoledi 17 ottobre 2018 16:36
A Carlo Carrino
Oggetto: t 1: EDIL LAMIERE srl
Allegati: OFFERTA RESIDER OMAF REV PREZZO REV.pdf
CONSORZIO PER L'AREA DI
DIRETTORE VETTORE VESPA SVILUPPO INDUSTRIALE D1
TARANTO
Da: EDIL LAMIERE srl [mailto:edillamieresri@gmail.com} EgifgggfogoﬁgFff;‘j 1’3‘}';6128374
Inviato: mercoledi 17 ottobre 2018 10:02 )
A: Direzione - ASI Taranto <direzione @asitaranto.it> mmummm"‘ " “m’mm"

Oggetto: Re: |: EDIL LAMIERE srl

SPETT.LE ASI TARANTO

IN ALLEGATO OFFERTA STABILIMENTO RESIDER OMAF-MANETTI CON APPLICAZIONE -
SCONTO.

CORDIALI SALUTI

11 giorno mer 17 ott 2018 alle ore 08:46 Direzione - ASI Taranto <direzione(@asitaranto.it> ha scritto:
Si chiede di rinviarci il preventivo con Vapplicazione di uno sconto.

Distinti saluti

Via Gobetti, 5 ~ 74100 Taranto
Tel. 099.7793842 - Fax. 099,4004053

Mail: direzione@asitaranto.it

Website: www.asitaranto.it

Privacy:

L informazienl contenute nella presente comunicaziona e | refativi allegat! possono essere riservate & sona, comunque, destinate esclusivamente alfe persone o alfa
Soctet sopralndicati. La diffusione, distribuzione e/a coplatura del documente trasmesso da parta 4l qualsiast soggetta diverse dal destinatario proibita, sia al sensi
delf'art. 616 ¢.p. , che al sensi del D.Lgs, n. 196/2003.

Se avete Acavuto questo messagglo per errare, vi preghiame di distruggesdo e di Informarc] immediataments per telafono alle 099/7793842 o Inviando un messaggle

al'tndirlzzo e-mail ; segreterla@asitaranto. jt
sk prima di stampare questo e-mail, considera se sia veramente necessario.

1




75014 GRASSANG (MT)

‘e-mnail ; edillamierasri@gmail.com TELEFONG

i I | S N |
i l 1 1 N 4
f - ¥ oxl

‘DELLA RIMEMBRANZA~ZONA PIP

SPETT.LE

CONSORZIO AST
Via Gobetti 5
74100 Taranto

Via Gobetti,5

COMUNE

74100 Taranto

Alla c.a. del’Ing. Giancarlo Carroccia

Oggettol.
OF_FERTA

Riferimento Cantlere:

STABILIMENTO RESIDER — TARANTO. (TA) 16/10/2018

Bata-

Descrizione Lavord ;,
Farnitura e Posa In opera di Pluviali

- ALLEGATI N*0

QUANTITA'

:D'Escmzm'NE-_LA\JOR|

IPORTO

di 'mi 64,00

Come da sapralluage effettuato e secondo vostre indicazion! segue noastra

offerta e precisamente !

Lavori di tiparazione LUCERNARI per mi. 32,00 su capannone
OMAF - MAINETT! stagsilimento 9 REISDER. ¢on smontaggio e rimontaggio
Alcune parti del lucernario e rifacimento sigillature varie

Posa In opera-di membrana liquida elastica per impermeabilizzazione
“MAPE] AQUAFLEX ROOF” luhgole due linee di colmeo per un totale

TOTALE LAVORI

€ 1:900,00-+ vn

A ROX oo 14

- o

Modalita di pagamento ; DA CONCORDARE IN CASO D'DRDINE

TIMBRO E FIRMA.PER ACCETTAZIONE

I favori di cui irattiame saranna esegultl o perfetta regola d’arte e rispettando tutte le normative
vigent! in materio di Sicurezza e lgiene sul Lavoro, utilizzande Nestro.personale specializzato ed
esperto e con la sovrintendenza di un Nostro Tecnico Responsabile, regolarmenta tissunti secontlo
accordi collettivi di lavero naziondlie territorighi. Limpresa dichiara di essere in regela con gif
adernpimenti dovuti agli Enti previdenziali ed dssicurativi (INPS, INAIL) previsti ddflg rispettiva
normatfve di riferimento e di passedere ['ldoneltd tecnico. - professionale ed economica in relozione
af lavorl In oggetto, L'offerta & stata volitaty avendo tonsiderato-fe tifcostanze & gli elementi che:
Tnfluiseong sul costo def materiali e defla mano d'opera e quanto oltro occorra per Fesecuzione a
perfetta regolo d'arte delle attivitd che stinmo trattando,

EDIL. LAMIERE srl Viale della Rimetmbranza — zoha PiP- 75014 Grassano (MT) P.IVA 61290300775

édiftamieresri@tin, it




{

Carlo Carrino
Da: Direzione - ASi Taranto
Inviato: mercoled] 17 ottobre 2018 10:40
A: Carlo Carrine
Ce: Mario Vettore - AS! Taranto
Qggetto: I I: EDIL LAMIERE srl CONSOR -

i OF R ORZIO PER L'AREA DI
Allegati FERTA RESIDER OMAF REV PREZZ0 REV.pdf %I:AUPP O INDUSTRIME B

NTQ

Protacollo in Uscita num: 1178 |-

Preventivo approvato Data Protocolle: 17/10/2018

DIRETTORE VETTORE MASSAFRA VESPA TURNONE mmmm lm"ﬂl”ﬂﬂmmmn

Da: Direzione - ASl Taranto

Inviato: mercoledi 17 ottobre 2018 10:38
A:'edillamieresrl@gmail.com’' <edillamietesri@gmail.com>
Oggetto: : I: EDIL LAMIERE srl

Si accetta preventivo
Si provveda

Via Gohetti, 5 ~ 74100 Taranto
Tel. 099.7793842 - Fax. 099.4004053

Maif; direzione@asitaranto.it

Woebsite: www.asitaranto.it

Privacy:
Le Informazieni contenute nella presente comunicazione e 1 relativi allegat! passono essere riservate e song, comungue, destinate esclusivamenite alle parsone o alla

Soclets sopraindicats, La diffusione, distribuzione e/o coplatura del decumenta trasmesso da parte di gualsiast soggetto diverse dal destinatario & prolbita, sfa ai sensi

deli’art, 616 ¢.p. , che ai sensi del D.Lgs, n, 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerio e di Infarmarct Immediatamente per telefono aflo 099/7793842 o Inviando un messagglo

alindirizzo e-mail : segrateria@asitaranto.it
54 prima di stampare questo e-mail, considera se sia veramente necessatio.

Da: EDIL LAMIERE srl [mailto:edillamieresri@gmail.com]

inviato: mercoledi 17 ottobre 2018 10:02
A: Direzione - AS] Taranto <direzione@asitaranto.it>
Oggetto: Re: |: EDIL LAMIERE sri

SPETT.LE ASI TARANTO

IN ALLEGATO OFFERTA STABILIMENTO RESIDER OMAF-MANETTI CON APPLICAZIONE
SCONTO.

CORDIALI SALUTI

Ii giormo mer 17 ott 2018 alle ore 08:46 Direzione ~ ASI Taranto <direzione@asitaranto it> ha scritto:




Si chiede di rinviarci it preventivo con {'applicazione di uno sconto.

Distinti saluti

Via Gaobetti, 5 ~ 74100 Taranto
Tel. 099.7793842 — Fax. 099.4004053

Mail: direzione@asitaranto.it

Website: www . asitaranto.it

Privacy:

Le informazioni contenute neffa presente comunicazione e i relativi allegati possoro essere riservate e sono, camunque, destinate esclusivamente alle parsone o alla
Societd sopraindicatl. La diffusione, distribuzione efo copiatura del documento trasmesse da parte di qualsiasl soggetto diverso dal destinatario & proibita, sia al sanst
dell'art. 616 c.p. , che al sensi del D.tgs. n. 196/2003.

Se avate ricavuto questo messaggio per errore, vi preghlamo d1 distruggerlo e di informard Immediatamente per telefono alle 099/7793842 o Invlando un messagglo

alindlrizzo e-mail ; segreterla@asitaranto. |t

g4 prima di stampare questo e-mail, considera se sia veramente necessatio.

Da: EDIL LAMIERE st [mailto:ediliamieresd@grmail.com}
Inviato: martedi 16 ottobre 2018 16:01

A: Segreteria - AS| Taranio <segreteria@asitaranto.it>
Qggetto: EDIL LAMIERE srl

SETT.LE ASI TARANTO

COME DA SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN ALLEGATO ST INVIA IN ALEGATO NS. OFFERTA .
PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO VS. STABILIMENTO RESIDER CAPANNONE OMAF -

MAINETTI STABILIMENTO 9

L'OCCASIONE E' GRADITA PER PORGERE DISTINTI SALUTI




AVCP - Smart CIG Page 1 of 2

Aut or ta N az1onale Antlcorruzmne
Logo AVCP

» Accessibilita |
« Contatti |

* Mappa del sito |
» Dove Siamo |

» English |

* Privacy |

« Autorita

» Servizi

« Attivita dell' Autorita
* Comunicazione

HomesServizi-Servizi ad Accesso riservator Smart CIG+Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG

Utente: Mario Vettore
Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LLGS. 163/2006

DPenominazione Amministrazione: CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI TARANTO - UFFICIO TECNICO

Cambia profile - Logout

+ Home
. Gestione smart CIG
o Richiedi

o Visualizza lista

. Gestione CARNET di smart CIG
» Rendiconta
* Visualizza lista

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

E'Dettagli della comunicazione -

- CIG 7Z0B2561BES

~ Stato CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A €

~ Fattispecie contrattuale 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

https://smartcig.anticorruzione.it/ AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneQ... 18/10/2018




AVCP - Smart CIG

Importo

Oggetto

Procedura di scelta contraente

Oggetto principale del contratto

CIG accordo quadro

CCP
- Disposizioni in materia di
- centralizzazione della spesa pubblica
- (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Motivo richiesta CIG

COMO10E/10.119.142.122

Page 2 of 2

€1.805,00

Lavori di riparazione lucernari Capannone Sub 11
occupato dalla ditta Mainetti Omaf c/o Resider II -
Ditta Edil Lamiere srl Grassano (MT)

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -
AFFIDAMENTO DIRETTO

LAVORI

Lavori oppure beni ¢ servizi non elencati nell'art. 1
dPCM 24/12/2015

© Autoritad Nazionale Anticorruzione ~ Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936

https://smartcig.anticorruzione.it/ AV CP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneO... 18/10/2018



